https://correol.iess.gob.ec/mail/geevallosr.nsf/($Inbox)/C26 B6ESL

De: Anita Arias Carrera/Ibarra/IESS
Para: Alexita Flores <alexita_flores18@hotmail.com>

o Gabriela Salome Cevallos Ramirez/Ibarra/IESS@IESS

Fecha: Lunes, 23 de enero de 2017 11:09
Asunto: Re: RV: INFORMACION RENDICION DE CUENTAS

Envio la informacion solicitada

----- Alexita Flores <alexita_flores18@hotmail.com> escribid: -----
Para: "aariasc@iess.gob.ec" <aariasc@iess.gob.ec>

De: Alexita Flores <alexita_flores18@hotmail.com>

Fecha: 23/01/2017 10:28

Asunto: RV: INFORMACION RENDICION DE CUENTAS

De: Ligia Elena Holguin Vallejo <lholguinv@iess.gob.ec>
Enviado: lunes, 23 de enero de 2017 15:16

Para: alexita_flores18@hotmail.com

Asunto: INFORMACION RENDICION DE CUENTAS

Adjunto lo solicitado

----- Remitido por Ligia Elena Holguin Vallejo/Ibarra/IESS el 23/01/2017 10:16 -----
Para: Alexandra Guadalupe Flores Navarro/Ibarra/IESS@IESS

De: Gabriela Salome Cevallos Ramirez/Ibarra/IESS

Fecha: 18/01/2017 09:20

Cc: Ligia Elena Holguin Vallejo/Ibarra/IESS@IESS, Franklin Rene Valencia
Cisneros/Ibarra/IESS@IESS

Asunto: INFORMACION RENDICION DE CUENTAS

(Vea el archivo anexo: PRESUPUESTO.xIsx)

Buenos dias, como es de su conocimiento cada afio se debe realizar la Rendicion de
Cuentas, motivo por el cual soplito de la maneja mas comedida en llenar la matriz
adjunta hasta el dia viernes 10 am, se solicita estricto cumplimiento con esta
disposiciéon ya que se debe recopilar y consolidar dicha informacién, por su ayuda ,
muchas gracias.
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CUMPLIMIENTO DE EJECUCUON PRESUPUESTARIA: EN/EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA

EJECUCUON PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

AREAS PROGRAMASY | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % MEDIO DE
PROYECTOS CODIFICADO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO | VERIFICACION
Administradora Direccidn | o 2eo 303 001 ¢ 1 465.048,60 83,08% Infor LN
General Imbabura
GASTO GASTO GASTO DE GASTO DE
UEST
To'{:;‘::i:g” i 2 CORRIENTE CORRIENTE INVERSION INVERSION
PLANIFICADO | EJECUTADO | PLANIFICADO | EJECUTADO
$ 1.763.383,00 $ 1.763.383,00| S 1.465.048,60




